
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAKARYA FERİZLİ Bakırlı Ortaokulu 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-202313 87 998 33947

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 6,82 6 3 4,84 7 3 5,63 4 4 2,32 7 7 4,35 10 7 7,96 43 33 31,92 298,140

Okul Ortalaması 7 12 3,31 5 5 3,15 5 5 3,23 2 6 -0,05 5 7 3,15 5 12 1,28 30 48 14,07 243,950

KATILIMLAR

1 24 DİLEK ÇETİNKAYA 8A 12 8 9,33 9 1 8,67 8 2 7,33 2 6 0,00 15 4 13,67 12 8 9,33 58 29 48,33 365,614 1 1 26 148 7145
% 21

2 20 AYAZ ÇÖP 8A 11 9 8,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 1 4,67 5 11 1,33 36 26 27,33 281,774 2 2 48 486 17346
% 51

3 83 YAĞMUR DİNÇ 8A 6 14 1,33 6 4 4,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 9 0 9,00 5 11 1,33 32 43 17,66 265,053 3 3 59 597 20209
% 60

4 26 ERDEM KAYA 8A 5 11 1,33 3 6 1,00 6 4 4,67 0 4 -1,33 9 0 9,00 4 10 0,67 27 35 15,34 259,427 4 4 64 625 21196
% 62

5 9 MERYEM ACAR 8A 10 10 6,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 6 0,00 2 0 2,00 5 7 2,67 26 36 14,01 250,335 5 5 68 668 22748
% 67

6 28 GİZEM DEMİR 8A 8 12 4,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 7 1,67 5 15 0,00 34 47 18,34 245,039 6 6 70 698 23732
% 70

7 79 POLAT KÖSE 8A 7 13 2,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 8 2,33 5 10 1,67 32 46 16,68 244,944 7 7 71 700 23751
% 70

8 74 MURAT DUMAN 8A 6 14 1,33 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 5 14 0,33 7 13 2,67 32 57 13,00 231,169 8 8 75 791 26491
% 78

9 34 MEDİNE COŞKUN 8A 6 13 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 7 11 3,33 26 56 7,34 219,515 9 9 81 864 28744
% 85

10 76 ÖMER GEZER 8A 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 11 2,33 4 14 -0,67 23 62 2,33 213,413 10 10 83 904 29809
% 88

11 0 AYTUĞ ÇİÇEK 8A 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 8 1,33 4 16 -1,33 22 60 2,00 204,968 11 11 84 948 31263
% 92

12 85 YİĞİTCAN ÖZTÜRK 8A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 8 1,33 2 11 -1,67 18 57 -1,01 196,284 12 12 86 971 32388
% 95

13 81 RABİA TEKİN 8A 10 10 6,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 0 17 -5,67 3 17 -2,67 23 64 1,67 193,817 13 13 87 974 32614
% 96
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8A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAKARYA FERİZLİ Bakırlı Ortaokulu 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-202313 87 998 33947

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 6,82 6 3 4,84 7 3 5,63 4 4 2,32 7 7 4,35 10 7 7,96 43 33 31,92 298,140

Okul Ortalaması 7 12 3,31 5 5 3,15 5 5 3,23 2 6 -0,05 5 7 3,15 5 12 1,28 30 48 14,07 243,950

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 24 DİLEK ÇETİNKAYA 8A 12 8 9,33 9 1 8,67 8 2 7,33 2 6 0,00 15 4 13,67 12 8 9,33 58 29 48,33 365,614 1 1 26 148 7145
% 21

2 20 AYAZ ÇÖP 8A 11 9 8,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 1 4,67 5 11 1,33 36 26 27,33 281,774 2 2 48 486 17346
% 51

3 83 YAĞMUR DİNÇ 8A 6 14 1,33 6 4 4,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 9 0 9,00 5 11 1,33 32 43 17,66 265,053 3 3 59 597 20209
% 60

4 26 ERDEM KAYA 8A 5 11 1,33 3 6 1,00 6 4 4,67 0 4 -1,33 9 0 9,00 4 10 0,67 27 35 15,34 259,427 4 4 64 625 21196
% 62

5 9 MERYEM ACAR 8A 10 10 6,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 6 0,00 2 0 2,00 5 7 2,67 26 36 14,01 250,335 5 5 68 668 22748
% 67

6 28 GİZEM DEMİR 8A 8 12 4,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 7 1,67 5 15 0,00 34 47 18,34 245,039 6 6 70 698 23732
% 70

7 79 POLAT KÖSE 8A 7 13 2,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 8 2,33 5 10 1,67 32 46 16,68 244,944 7 7 71 700 23751
% 70

8 74 MURAT DUMAN 8A 6 14 1,33 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 5 14 0,33 7 13 2,67 32 57 13,00 231,169 8 8 75 791 26491
% 78

9 34 MEDİNE COŞKUN 8A 6 13 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 7 11 3,33 26 56 7,34 219,515 9 9 81 864 28744
% 85

10 76 ÖMER GEZER 8A 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 11 2,33 4 14 -0,67 23 62 2,33 213,413 10 10 83 904 29809
% 88

11 0 AYTUĞ ÇİÇEK 8A 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 8 1,33 4 16 -1,33 22 60 2,00 204,968 11 11 84 948 31263
% 92

12 85 YİĞİTCAN ÖZTÜRK 8A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 8 1,33 2 11 -1,67 18 57 -1,01 196,284 12 12 86 971 32388
% 95

13 81 RABİA TEKİN 8A 10 10 6,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 0 17 -5,67 3 17 -2,67 23 64 1,67 193,817 13 13 87 974 32614
% 96
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8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

281,774 51,10
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

8A  -  20
AYAZ ÇÖP 90 36 26 28 27 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17346.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 48 486 17346 % 51,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 13 87 998 33947

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BCCDBADCDCBAABACACDB

Cevaplarınız cCCDBADCadBcAacCAdaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBAACDCBDD

Cevaplarınız CBAACaCBbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCDBCAACA

Cevaplarınız ADCDBCAdCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACDCBDCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 1 14 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Cevaplarınız BC Ac B D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 11 4 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A CDBBACBADCDBADCDABAD

Cevaplarınız bbdcAbBb  DcAcdDbc  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 0 29
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 7 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 3 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

204,968 92,09
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

8A  -  0
AYTUĞ ÇİÇEK 90 22 60 8 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31263.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 11 84 948 31263 % 92,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 13 87 998 33947

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCCDBADCDCBAABACACDB

Cevaplarınız BdbbcAcaaCdbAdcaAaac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBAACDCBDD

Cevaplarınız aBbACDbaca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADCDBCAACA

Cevaplarınız dcCccabcdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBACDCBDCB

Cevaplarınız bBAabdaaaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 8 8 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Cevaplarınız BdAbaCdcabC   a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A CDBBACBADCDBADCDABAD

Cevaplarınız bacddbadbCDBdbdbdacD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 2 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 0 4 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 2 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 3 29
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 10 17
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 5 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

365,614 21,05
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

8A  -  24
DİLEK ÇETİNKAYA 90 58 29 3 48 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7145.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 26 148 7145 % 21,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 13 87 998 33947

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Cevaplarınız AdDbCaDdDbAAacDBAcCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCDDBACBCA

Cevaplarınız DCDDBACcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AACCABADCD

Cevaplarınız AbCCbBADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBCBDDBCAD

Cevaplarınız  aaBDa dcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B BCACBADBCABCDBADCACD

Cevaplarınız aCAbBADBCAa DBADCbCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B ADDCDABCDDABCABABBDC

Cevaplarınız ADaCcbcCcbcBCABABdDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 0 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 6 1 86
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 6 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

259,427 62,44
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

8A  -  26
ERDEM KAYA 90 27 35 28 15 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21196.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 64 625 21196 % 62,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 13 87 998 33947

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 11 4 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Cevaplarınız AacC Bc ad bBdacA db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B DCDDBACBCA

Cevaplarınız baaD ddaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B AACCABADCD

Cevaplarınız AbCCABcDaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 4 6 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBCBDDBCAD

Cevaplarınız ddbc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 0 11 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BCACBADBCABCDBADCACD

Cevaplarınız  C     BC   DBAD  CD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 10 6 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B ADDCDABCDDABCABABBDC

Cevaplarınız  DDd AdCbb a dc  acd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 0 57
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 1 8 8
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 1 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

245,039 69,91
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

8A  -  28
GİZEM DEMİR 90 34 47 9 18 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23732.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 70 698 23732 % 69,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 13 87 998 33947

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Cevaplarınız cabCCBaBcaAcaAbBcaCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCDDBACBCA

Cevaplarınız bCDcBACdCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B AACCABADCD

Cevaplarınız AACCbdbaCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBCBDDBCAD

Cevaplarınız baCBDbcCbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 7 9 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B BCACBADBCABCDBADCACD

Cevaplarınız  C b bacCA C  c a  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCDABCDDABCABABBDC

Cevaplarınız cbDCcbcabbbBbAdcdBab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 2 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 0 4 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 10 17
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

219,515 84,67
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

8A  -  34
MEDİNE COŞKUN 90 26 56 8 7 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28744.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 9 81 864 28744 % 84,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 13 87 998 33947

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 13 1 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Cevaplarınız dCbddaDc dbbBADdcdaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCDDBACBCA

Cevaplarınız aCbDdAdaaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B AACCABADCD

Cevaplarınız dAaddBcDdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CBCBDDBCAD

Cevaplarınız baCBbcabcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 12 5 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCACBADBCABCDBADCACD

Cevaplarınız ddc adccCd  a ADdbb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B ADDCDABCDDABCABABBDC

Cevaplarınız dDbCcABCabAda abaB a

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 3 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 0 3 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 3 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 4 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 7 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 4 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

250,335 67,01
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

8A  -  9
MERYEM ACAR 90 26 36 28 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22748.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 68 668 22748 % 67,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 13 87 998 33947

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A BCCDBADCDCBAABACACDB

Cevaplarınız cddDBADbDdBbABdCbCcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBAACDCBDD

Cevaplarınız CdAACadaaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ADCDBCAACA

Cevaplarınız AbCadCbcbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACDCBDCB

Cevaplarınız bdbCDb cb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Cevaplarınız B            D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 7 8 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A CDBBACBADCDBADCDABAD

Cevaplarınız bbdBcC baCcB D      

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 0 4 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 3 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 0 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 0 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 6 17
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 1 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 0 50



8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

231,169 78,04
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

8A  -  74
MURAT DUMAN 90 32 57 1 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26491.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 8 75 791 26491 % 78,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 13 87 998 33947

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BCCDBADCDCBAABACACDB

Cevaplarınız cdbaccDbcCcAbadCACad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBAACDCBDD

Cevaplarınız dadACbCBac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCDBCAACA

Cevaplarınız AcdaBCAACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBACDCBDCB

Cevaplarınız cBbbaCdaCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 14 1 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Cevaplarınız BdAccdBdabCdCcabc ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A CDBBACBADCDBADCDABAD

Cevaplarınız acBdAbaccbbcbDaDcBAD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 3 4 43
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 9 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

213,413 87,81
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

8A  -  76
ÖMER GEZER 90 23 62 5 2 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29809.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 10 83 904 29809 % 87,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 13 87 998 33947

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Cevaplarınız AbDCaBadcCdcacaaccCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DCDDBACBCA

Cevaplarınız DbbcddadCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B AACCABADCD

Cevaplarınız dAddcBbDbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBCBDDBCAD

Cevaplarınız acCabacbbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 11 3 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B BCACBADBCABCDBADCACD

Cevaplarınız abcbdAcB ABdacAbdA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 14 2 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCDABCDDABCABABBDC

Cevaplarınız bcbCa Bdc baadccBdDa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 3 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 0 3 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 3 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 4 29
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 7 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 6 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

244,944 69,96
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

8A  -  79
POLAT KÖSE 90 32 46 12 16 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23751.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 7 71 700 23751 % 69,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 13 87 998 33947

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Cevaplarınız AbcbCcDacaAbBbadcBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DCDDBACBCA

Cevaplarınız abacBACBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B AACCABADCD

Cevaplarınız AAdCABAcbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CBCBDDBCAD

Cevaplarınız aBbcDaBbcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 8 7 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B BCACBADBCABCDBADCACD

Cevaplarınız BCA  cbcadc a  DC  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 10 5 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B ADDCDABCDDABCABABBDC

Cevaplarınız cab cAcdb   C BdcBDb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 1 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 5 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 4 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

193,817 96,07
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

8A  -  81
RABİA TEKİN 90 23 64 3 1 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32614.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 13 87 974 32614 % 96,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 13 87 998 33947

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A BCCDBADCDCBAABACACDB

Cevaplarınız BCdbcdbaDCBAdBdCbCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBAACDCBDD

Cevaplarınız aBdcbDCacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ADCDBCAACA

Cevaplarınız dbCDcbdAbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBACDCBDCB

Cevaplarınız adcdaCdbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 17 3 -5,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Cevaplarınız cbdccdc cdbadc bcd b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A CDBBACBADCDBADCDABAD

Cevaplarınız acaddaBdcacadadbABda

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 3 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 2 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 0 5 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 10 17
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 5 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

265,053 59,53
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

8A  -  83
YAĞMUR DİNÇ 90 32 43 15 17 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20209.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 59 597 20209 % 59,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 13 87 998 33947

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BCCDBADCDCBAABACACDB

Cevaplarınız BbCbBdbbDaabbadCAacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CBAACDCBDD

Cevaplarınız dBAACDadDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ADCDBCAACA

Cevaplarınız AcCbaCAAad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACDCBDCB

Cevaplarınız cacdcaBaac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 0 11 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Cevaplarınız BC AD  BD    DCC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 11 4 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A CDBBACBADCDBADCDABAD

Cevaplarınız CaadbbB baD dDb  Bdc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 3 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 0 57
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 6 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 3 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

196,284 95,41
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

8A  -  85
YİĞİTCAN ÖZTÜRK 90 18 57 15 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32388.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 12 86 971 32388 % 95,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 13 87 998 33947

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Cevaplarınız bdaCbBDababbadDaccaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DCDDBACBCA

Cevaplarınız DaabcdbaCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B AACCABADCD

Cevaplarınız cACCAdcadc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBCBDDBCAD

Cevaplarınız acCcab*aAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 8 8 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B BCACBADBCABCDBADCACD

Cevaplarınız abcdBbadCABa        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 11 7 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCDABCDDABCABABBDC

Cevaplarınız bbadacBCbccd  c     

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 2 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 3 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 2 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 1 7 8
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 3 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50
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