
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAKARYA FERİZLİ Bakırlı Ortaokulu 7. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-202315 28 888 23979

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,63 6 3 4,92 6 3 5,34 4 4 3,02 8 8 5,04 10 8 6,89 45 33 33,84 305,220

Okul Ortalaması 8 10 4,87 4 5 2,58 4 5 2,84 3 5 1,51 4 11 0,89 5 12 1,33 30 47 14,02 239,810

KATILIMLAR

1 18 CİVA  ÖZÇELİK  15 1 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 0 7,00 14 2 13,33 12 3 11,00 66 8 63,33 403,749 1 1 2 78 2926
% 12

2 21 EMİR DURS N 7A 12 1 11,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 0 6,00 4 6 2,00 12 3 11,00 54 10 50,67 339,345 1 2 6 268 8030
% 33

3 57 RAVZA TUNCA 7A 14 5 12,33 7 2 6,33 6 1 5,67 5 4 3,67 3 5 1,33 8 8 5,33 43 25 34,66 300,514 2 3 7 414 11869
% 49

4 32 GAMZE SUNGUR 7A 10 6 8,00 6 2 5,33 6 1 5,67 3 4 1,67 3 8 0,33 9 3 8,00 37 24 29,00 283,768 3 4 9 492 13618
% 57

5 60 YİĞİT EFE TEKİN 7A 10 10 6,67 2 8 -0,67 8 2 7,33 3 7 0,67 7 6 5,00 5 15 0,00 35 48 19,00 262,668 4 5 13 586 15861
% 66

6 19 ECRİN BIÇAKÇIOĞLU 7A 12 7 9,67 6 3 5,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 4 10 0,67 5 13 0,67 32 47 16,34 252,601 5 6 15 626 17005
% 71

7 6 BATUHAN KAR GÖZ 7Z 7 11 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 8 12 4,00 7 13 2,67 30 57 11,00 244,437 1 7 17 654 17983
% 75

8 30 AE  RA  D*U A *KN 7A 6 9 3,00 4 4 2,67 3 5 1,33 3 4 1,67 5 7 2,67 1 12 -3,00 22 41 8,34 223,078 6 8 19 765 20451
% 85

9 41 BARAN GÜLER 7A 4 5 2,33 3 3 2,00 1 3 0,00 2 3 1,00 1 5 -0,67 4 4 2,67 15 23 7,33 220,687 7 9 21 777 20706
% 86

10 39 İLK*  *ZN  N G 7A 3 17 -2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 7 13 2,67 1 19 -5,33 23 67 0,67 192,363 8 10 23 864 23207
% 97

11 44 MUHAMMET İSEN 7A 8 12 4,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 18 -4,00 5 15 0,00 19 71 -4,67 188,260 9 11 24 873 23406
% 98

12 42 MELİKE EROL 7A 6 14 1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 17 -2,67 2 18 -4,00 21 69 -2,01 182,115 10 12 25 876 23592
% 98

13 37 HAKAN BERK ÜZER 7A 5 15 0,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 18 -4,00 3 12 -1,00 15 70 -8,33 171,034 11 13 26 881 23808
% 99

14 1 AKİF KÖSE  3 17 -2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 0 1 -0,33 3 17 -2,67 2 18 -4,00 16 65 -5,67 167,874 2 14 27 882 23829
% 99

15 54 AFFAN GÜRBÜZ 7A 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 1 17 -4,67 2 18 -4,00 15 73 -9,34 164,659 12 15 28 883 23848
% 99
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  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAKARYA FERİZLİ Bakırlı Ortaokulu 7. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-202315 28 888 23979

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,63 6 3 4,92 6 3 5,34 4 4 3,02 8 8 5,04 10 8 6,89 45 33 33,84 305,220

Okul Ortalaması 8 10 4,87 4 5 2,58 4 5 2,84 3 5 1,51 4 11 0,89 5 12 1,33 30 47 14,02 239,810

SINIF:  

KATILIMLAR

1 18 CİVA  ÖZÇELİK  15 1 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 0 7,00 14 2 13,33 12 3 11,00 66 8 63,33 403,749 1 1 2 78 2926
% 12

2 1 AKİF KÖSE  3 17 -2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 0 1 -0,33 3 17 -2,67 2 18 -4,00 16 65 -5,67 167,874 2 14 27 882 23829
% 99
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7A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAKARYA FERİZLİ Bakırlı Ortaokulu 7. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-202315 28 888 23979

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,63 6 3 4,92 6 3 5,34 4 4 3,02 8 8 5,04 10 8 6,89 45 33 33,84 305,220

Okul Ortalaması 8 10 4,87 4 5 2,58 4 5 2,84 3 5 1,51 4 11 0,89 5 12 1,33 30 47 14,02 239,810

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 21 EMİR DURS N 7A 12 1 11,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 0 6,00 4 6 2,00 12 3 11,00 54 10 50,67 339,345 1 2 6 268 8030
% 33

2 57 RAVZA TUNCA 7A 14 5 12,33 7 2 6,33 6 1 5,67 5 4 3,67 3 5 1,33 8 8 5,33 43 25 34,66 300,514 2 3 7 414 11869
% 49

3 32 GAMZE SUNGUR 7A 10 6 8,00 6 2 5,33 6 1 5,67 3 4 1,67 3 8 0,33 9 3 8,00 37 24 29,00 283,768 3 4 9 492 13618
% 57

4 60 YİĞİT EFE TEKİN 7A 10 10 6,67 2 8 -0,67 8 2 7,33 3 7 0,67 7 6 5,00 5 15 0,00 35 48 19,00 262,668 4 5 13 586 15861
% 66

5 19 ECRİN BIÇAKÇIOĞLU 7A 12 7 9,67 6 3 5,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 4 10 0,67 5 13 0,67 32 47 16,34 252,601 5 6 15 626 17005
% 71

6 30 AE  RA  D*U A *KN 7A 6 9 3,00 4 4 2,67 3 5 1,33 3 4 1,67 5 7 2,67 1 12 -3,00 22 41 8,34 223,078 6 8 19 765 20451
% 85

7 41 BARAN GÜLER 7A 4 5 2,33 3 3 2,00 1 3 0,00 2 3 1,00 1 5 -0,67 4 4 2,67 15 23 7,33 220,687 7 9 21 777 20706
% 86

8 39 İLK*  *ZN  N G 7A 3 17 -2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 7 13 2,67 1 19 -5,33 23 67 0,67 192,363 8 10 23 864 23207
% 97

9 44 MUHAMMET İSEN 7A 8 12 4,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 18 -4,00 5 15 0,00 19 71 -4,67 188,260 9 11 24 873 23406
% 98

10 42 MELİKE EROL 7A 6 14 1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 17 -2,67 2 18 -4,00 21 69 -2,01 182,115 10 12 25 876 23592
% 98

11 37 HAKAN BERK ÜZER 7A 5 15 0,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 18 -4,00 3 12 -1,00 15 70 -8,33 171,034 11 13 26 881 23808
% 99

12 54 AFFAN GÜRBÜZ 7A 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 1 17 -4,67 2 18 -4,00 15 73 -9,34 164,659 12 15 28 883 23848
% 99

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7Z SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAKARYA FERİZLİ Bakırlı Ortaokulu 7. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-202315 28 888 23979

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,63 6 3 4,92 6 3 5,34 4 4 3,02 8 8 5,04 10 8 6,89 45 33 33,84 305,220

Okul Ortalaması 8 10 4,87 4 5 2,58 4 5 2,84 3 5 1,51 4 11 0,89 5 12 1,33 30 47 14,02 239,810

SINIF: 7Z

KATILIMLAR

1 6 BATUHAN KAR GÖZ 7Z 7 11 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 8 12 4,00 7 13 2,67 30 57 11,00 244,437 1 7 17 654 17983
% 75
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7. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

167,874 99,37
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

   -  1
AKİF KÖSE 90 16 65 9 -5 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23829.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 14 27 882 23829 % 99,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 15 28 888 23979

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A BAABBCDDCCABDCBDAABD

Cevaplarınız acbaddcabCAdcbBabddb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABCBCDACAB

Cevaplarınız ABCdbcdCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CADBBCBCAA

Cevaplarınız abcaBCdCbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 1 9 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A CACDBACBDA

Cevaplarınız  c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A BAACABDCDABCBBCAACDB

Cevaplarınız accCcdcdD*aCccbbcdcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 18 0 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCABCCABADDBDABABCDB

Cevaplarınız aaAaabbBbccccddddaac

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 1 2 33
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 0 4 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 4 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 2 4 33

Fen S D Y B%
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Evren kavramını açıklar. 2 0 2 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



7. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

403,749 12,20
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

   -  18
CİVA  ÖZÇELİK 90 66 8 16 63 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2926.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 2 78 2926 % 12,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 15 28 888 23979

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 1 4 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A BAABBCDDCCABDCBDAABD

Cevaplarınız BAABBCDDCCA D c AA D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ABCBCDACAB

Cevaplarınız cBCBbDACAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBBCBCAA

Cevaplarınız CADBBCBCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 0 3 7,00 % 70

Cevap Anahtarı A CACDBACBDA

Cevaplarınız  ACDBAC D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 2 4 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BAACABDCDABCBBCAACDB

Cevaplarınız BAcC BDC ABCBBaAAC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 3 5 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DCABCCABADDBDABABCDB

Cevaplarınız ca BCCbBADDBDA A  D 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 0 75
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 4 0 67

Fen S D Y B%
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 0 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
Evren kavramını açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 0 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

223,078 85,29
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

7A  -  30
AE  RA  D*U A *KN 90 22 41 27 8 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20451.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 8 19 765 20451 % 85,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 15 28 888 23979

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 9 5 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B DCBDCADABADCBDCBBBAA

Cevaplarınız bCc*dbDca  C D  BcAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B BADCBABCCA

Cevaplarınız dbDC dB Cb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B CBAABACDBC

Cevaplarınız bcb  bCDcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B ABCDABACCD

Cevaplarınız Ad   dACba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 7 8 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B CABDBACDABDACABCACBB

Cevaplarınız Cc DB   ddc b B cC c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 12 7 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B BABDDACDACBCBDBACBAD

Cevaplarınız  cBc  bcba a bc bc c

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 0 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 2 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 0 3 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 1 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 2 1 33

Fen S D Y B%
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 2 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



7. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

164,659 99,45
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

7A  -  54
AFFAN GÜRBÜZ 90 15 73 2 -9 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23848.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 15 28 883 23848 % 99,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 15 28 888 23979

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DCBDCADABADCBDCBBBAA

Cevaplarınız bCc*aAcdcbDadDaBcBbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BADCBABCCA

Cevaplarınız abcacABCaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBAABACDBC

Cevaplarınız CabddAbbdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı B ABCDABACCD

Cevaplarınız bdabcaddbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 17 2 -4,67 % 0

Cevap Anahtarı B CABDBACDABDACABCACBB

Cevaplarınız abcbd acbdbcacdabC c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 18 0 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı B BABDDACDACBCBDBACBAD

Cevaplarınız ddcbabdacadbaDBcacdc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 0 3 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 0 3 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 0 3 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 3 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 0 6 0

Fen S D Y B%
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Evren kavramını açıklar. 2 0 2 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



7. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

220,687 86,35
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

7A  -  41
BARAN GÜLER 90 15 23 52 7 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20706.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 9 21 777 20706 % 86,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 15 28 888 23979

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 5 11 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A BAABBCDDCCABDCBDAABD

Cevaplarınız  Ad  C D   dc cb A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABCBCDACAB

Cevaplarınız Aa cbD  A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 3 6 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CADBBCBCAA

Cevaplarınız  d  a  bA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 3 5 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A CACDBACBDA

Cevaplarınız d  bB  B d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 5 14 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BAACABDCDABCBBCAACDB

Cevaplarınız  dc c    c  B    d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 4 12 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A DCABCCABADDBDABABCDB

Cevaplarınız DdA  Cb     b  A  a 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 1 33
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 0 33
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 0 1 0

Fen S D Y B%
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 0 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 2 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



7. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

252,601 70,92
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

7A  -  19
ECRİN BIÇAKÇIOĞLU 90 32 47 11 16 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17005.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 6 15 626 17005 % 70,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 15 28 888 23979

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B DCBDCADABADCBDCBBBAA

Cevaplarınız DCdDCADABdbddDCcB dA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B BADCBABCCA

Cevaplarınız BcDdBA dCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBAABACDBC

Cevaplarınız accdcAaDdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B ABCDABACCD

Cevaplarınız  dbDcBbCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 10 6 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B CABDBACDABDACABCACBB

Cevaplarınız Cba Bc   Bbdab Ccad 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 13 2 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B BABDDACDACBCBDBACBAD

Cevaplarınız  bdcDcCcbada cdbCBAb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 0 3 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 2 33
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 1 2 17

Fen S D Y B%
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 0 50
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
Evren kavramını açıklar. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



7. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

339,345 33,49
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

7A  -  21
EMİR DURS N 90 54 10 26 50 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8030.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 6 268 8030 % 33,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 15 28 888 23979

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 1 7 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B DCBDCADABADCBDCBBBAA

Cevaplarınız  C DCADAB D BDCd  A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BADCBABCCA

Cevaplarınız BADCBABCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBAABACDBC

Cevaplarınız CBAABACDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 0 4 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABCDABACCD

Cevaplarınız   C ABACC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 6 10 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CABDBACDABDACABCACBB

Cevaplarınız     B Ccda Abb C b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 3 5 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BABDDACDACBCBDBACBAD

Cevaplarınız BA b  CDACBC DBc dAD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 0 2 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 3 0 50

Fen S D Y B%
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 0 50
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 0 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Evren kavramını açıklar. 2 1 0 50
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 0 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

283,768 56,79
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

7A  -  32
GAMZE SUNGUR 90 37 24 29 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13618.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 9 492 13618 % 56,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 15 28 888 23979

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BAABBCDDCCABDCBDAABD

Cevaplarınız BAcdBbbD C  DacD ABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A ABCBCDACAB

Cevaplarınız cBdB DACA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı A CADBBCBCAA

Cevaplarınız  ADaB  CAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A CACDBACBDA

Cevaplarınız addDBA   c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 8 9 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BAACABDCDABCBBCAACDB

Cevaplarınız   Ab BD    bc abc cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 3 8 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCABCCABADDBDABABCDB

Cevaplarınız DC B   aAD B A ccCD 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 0 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 1 33
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 0 2 0

Fen S D Y B%
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 0 50
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 0 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 0 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Evren kavramını açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 0 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

171,034 99,29
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

7A  -  37
HAKAN BERK ÜZER 90 15 70 5 -8 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23808.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 13 26 881 23808 % 99,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 15 28 888 23979

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BAABBCDDCCABDCBDAABD

Cevaplarınız abcBadaadddBcbaDAcBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A ABCBCDACAB

Cevaplarınız caadbacbca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CADBBCBCAA

Cevaplarınız aADadCdaAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A CACDBACBDA

Cevaplarınız bddcBcbabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 18 0 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı A BAACABDCDABCBBCAACDB

Cevaplarınız cdbacdbbabdCdddAcaac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 12 5 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCABCCABADDBDABABCDB

Cevaplarınız bdAcabcdcD*B***     

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 1 2 33
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 2 33
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 0 4 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 1 5 17

Fen S D Y B%
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 0 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0



7. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

192,363 96,78
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

7A  -  39
İLK*  *ZN  N G 90 23 67 0 0 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23207.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 10 23 864 23207 % 96,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 15 28 888 23979

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A BAABBCDDCCABDCBDAABD

Cevaplarınız BAbadbDadabccbacddcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABCBCDACAB

Cevaplarınız ABCdacAbba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CADBBCBCAA

Cevaplarınız acbBadcdbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CACDBACBDA

Cevaplarınız abCDcAdBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A BAACABDCDABCBBCAACDB

Cevaplarınız abdCAcDbcABaBdCbddca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 19 0 -5,33 % 0

Cevap Anahtarı A DCABCCABADDBDABABCDB

Cevaplarınız cabcbabddDcaadcbcdad

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 0 3 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 2 33
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 2 4 33

Fen S D Y B%
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Evren kavramını açıklar. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



7. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

182,115 98,39
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

7A  -  42
MELİKE EROL 90 21 69 0 -2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23592.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 12 25 876 23592 % 98,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 15 28 888 23979

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DCBDCADABADCBDCBBBAA

Cevaplarınız bCcbabbABAbbaabBaBbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCBABCCA

Cevaplarınız abcbcbaabA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBAABACDBC

Cevaplarınız dBAAabCbcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B ABCDABACCD

Cevaplarınız bBCcABbbaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B CABDBACDABDACABCACBB

Cevaplarınız bbabababbacAbbaCcbBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 18 0 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı B BABDDACDACBCBDBACBAD

Cevaplarınız ccBaabaDcbabdacbacba

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 4 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 2 4 33

Fen S D Y B%
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Evren kavramını açıklar. 2 0 2 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

188,260 97,61
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

7A  -  44
MUHAMMET İSEN 90 19 71 0 -4 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23406.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 11 24 873 23406 % 97,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 15 28 888 23979

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCBDCADABADCBDCBBBAA

Cevaplarınız bCdDCbDbaAbCdaadBBbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCBABCCA

Cevaplarınız abcacdcbdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBAABACDBC

Cevaplarınız baAcccdDab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABCDABACCD

Cevaplarınız bcacdcbaCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 18 0 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABDBACDABDACABCACBB

Cevaplarınız CbdbaAbbbcbbadcdcbcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BABDDACDACBCBDBACBAD

Cevaplarınız dcBcccabbdBCdcBAdcda

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 0 3 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 2 33
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 0 4 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 0 6 0

Fen S D Y B%
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Evren kavramını açıklar. 2 0 2 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



7. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

300,514 49,50
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

7A  -  57
RAVZA TUNCA 90 43 25 22 34 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11869.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 7 414 11869 % 49,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 15 28 888 23979

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B DCBDCADABADCBDCBBBAA

Cevaplarınız Db cbAaABADCBDCBBdAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BADCBABCCA

Cevaplarınız BADCBbBa A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı B CBAABACDBC

Cevaplarınız CaAA A DB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B ABCDABACCD

Cevaplarınız  cCcABcbCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 5 12 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B CABDBACDABDACABCACBB

Cevaplarınız aAacB       dc    B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B BABDDACDACBCBDBACBAD

Cevaplarınız aAabcACacC C DBbCc  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 1 0 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 0 1 0

Fen S D Y B%
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 0 50
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 0 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 0 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Evren kavramını açıklar. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



7. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

262,668 66,15
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

7A  -  60
YİĞİT EFE TEKİN 90 35 48 7 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15861.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 5 13 586 15861 % 66,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 15 28 888 23979

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B DCBDCADABADCBDCBBBAA

Cevaplarınız DCdDdADABAbacDbaccAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BADCBABCCA

Cevaplarınız abDbdAabac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CBAABACDBC

Cevaplarınız CBAABACcBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B ABCDABACCD

Cevaplarınız ccaDdBAdaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 6 7 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B CABDBACDABDACABCACBB

Cevaplarınız CbBDBcaDAB  b   da  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BABDDACDACBCBDBACBAD

Cevaplarınız acBcaddbcCabBadcaBcD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 2 33
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 2 0 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 1 1 17

Fen S D Y B%
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Evren kavramını açıklar. 2 0 2 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



7. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

244,437 74,99
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

7Z  -  6
BATUHAN KAR GÖZ 90 30 57 3 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17983.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 7 17 654 17983 % 74,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 15 28 888 23979

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A BAABBCDDCCABDCBDAABD

Cevaplarınız BAcBBCcDabb aac cbaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABCBCDACAB

Cevaplarınız AcbBdcACbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CADBBCBCAA

Cevaplarınız CbcdcbcaAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A CACDBACBDA

Cevaplarınız bcdbcAC cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BAACABDCDABCBBCAACDB

Cevaplarınız cdACdBbCDbcdacCbdbDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A DCABCCABADDBDABABCDB

Cevaplarınız cCdBCabcbcDBcAddBdbd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 1 2 33
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 2 33
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 0 4 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 4 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 3 3 50

Fen S D Y B%
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Evren kavramını açıklar. 2 0 2 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
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