
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAKARYA FERİZLİ Bakırlı Ortaokulu 6. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-202314 35 769 22139

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 5,20 6 3 5,20 4 5 2,90 4 5 2,50 5 7 2,94 8 6 5,52 35 32 24,26 233,900

Okul Ortalaması 6 8 2,83 7 3 5,88 4 6 1,81 3 5 1,64 6 8 3,07 5 8 2,57 30 37 17,80 196,080

KATILIMLAR

1 25 IRMAK BIÇAKÇIOĞLU 6A 11 4 9,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 11 3 10,00 10 5 8,33 59 15 54,00 372,210 1 1 4 84 2363
% 11

2 62 YİĞİT DUMAN 6A 8 4 6,67 8 2 7,33 4 4 2,67 2 0 2,00 8 6 6,00 6 7 3,67 36 23 28,34 256,027 2 2 9 324 8292
% 37

3 52 ŞEYMA KÖSE 6A 6 9 3,00 8 2 7,33 5 5 3,33 6 4 4,67 6 9 3,00 10 5 8,33 41 34 29,66 252,560 3 3 11 332 8527
% 39

4 0 EMİR HÜSEYİN YÜKSEL6A 6 6 4,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 8 4 6,67 8 4 6,67 34 31 23,67 252,477 4 4 12 333 8532
% 39

5 66 ZÜMRA ERTÜRK 6A 6 7 3,67 8 1 7,67 4 3 3,00 4 3 3,00 4 6 2,00 6 4 4,67 32 24 24,01 218,750 5 5 18 434 11010
% 50

6 22 GÖZDE KÖSE 6A 8 4 6,67 5 5 3,33 3 6 1,00 4 6 2,00 4 7 1,67 6 6 4,00 30 34 18,67 213,623 6 6 20 446 11411
% 52

7 27 KOLBURAN KAAN *A 6 7 3,67 8 2 7,33 5 5 3,33 4 6 2,00 7 6 5,00 4 11 0,33 34 37 21,66 207,227 1 7 21 461 11946
% 54

8 53 TUĞRA EFE 6A 5 10 1,67 10 0 10,00 2 6 0,00 3 6 1,00 5 9 2,00 7 8 4,33 32 39 19,00 197,113 7 8 23 491 12825
% 58

9 43 SEM H KÜÇÜ YIRMAZ 6A 7 8 4,33 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 5 9 2,00 29 45 14,00 176,273 8 9 26 549 14710
% 66

10 13 ACRİN YAMAN 6A 4 11 0,33 7 3 6,00 4 4 2,67 1 9 -2,00 4 10 0,67 5 9 2,00 25 46 9,67 150,603 9 10 28 627 17290
% 78

11 0 SERAP DİLBER 6A 5 10 1,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 9 2,00 2 13 -2,33 23 51 6,01 135,130 10 11 30 672 18795
% 85

12 0 BATUHAN ÖZTÜRK 6A 1 14 -3,67 5 5 3,33 2 6 0,00 1 7 -1,33 4 7 1,67 4 8 1,33 17 47 1,33 117,773 11 12 32 730 20262
% 92

13 17000 FURKAN KELEŞ 6A 3 12 -1,00 3 7 0,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 13 42 -0,99 105,947 12 13 34 746 20986
% 95

14 2 AYSİMA YILDIZ 6A 3 12 -1,00 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 0 15 -5,00 19 56 0,33 89,373 13 14 35 757 21637
% 98
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*A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAKARYA FERİZLİ Bakırlı Ortaokulu 6. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-202314 35 769 22139

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 5,20 6 3 5,20 4 5 2,90 4 5 2,50 5 7 2,94 8 6 5,52 35 32 24,26 233,900

Okul Ortalaması 6 8 2,83 7 3 5,88 4 6 1,81 3 5 1,64 6 8 3,07 5 8 2,57 30 37 17,80 196,080

SINIF: *A

KATILIMLAR

1 27 KOLBURAN KAAN *A 6 7 3,67 8 2 7,33 5 5 3,33 4 6 2,00 7 6 5,00 4 11 0,33 34 37 21,66 207,227 1 7 21 461 11946
% 54
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6A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAKARYA FERİZLİ Bakırlı Ortaokulu 6. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-202314 35 769 22139

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 5,20 6 3 5,20 4 5 2,90 4 5 2,50 5 7 2,94 8 6 5,52 35 32 24,26 233,900

Okul Ortalaması 6 8 2,83 7 3 5,88 4 6 1,81 3 5 1,64 6 8 3,07 5 8 2,57 30 37 17,80 196,080

SINIF: 6A

KATILIMLAR

1 25 IRMAK BIÇAKÇIOĞLU 6A 11 4 9,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 11 3 10,00 10 5 8,33 59 15 54,00 372,210 1 1 4 84 2363
% 11

2 62 YİĞİT DUMAN 6A 8 4 6,67 8 2 7,33 4 4 2,67 2 0 2,00 8 6 6,00 6 7 3,67 36 23 28,34 256,027 2 2 9 324 8292
% 37

3 52 ŞEYMA KÖSE 6A 6 9 3,00 8 2 7,33 5 5 3,33 6 4 4,67 6 9 3,00 10 5 8,33 41 34 29,66 252,560 3 3 11 332 8527
% 39

4 0 EMİR HÜSEYİN YÜKSEL6A 6 6 4,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 8 4 6,67 8 4 6,67 34 31 23,67 252,477 4 4 12 333 8532
% 39

5 66 ZÜMRA ERTÜRK 6A 6 7 3,67 8 1 7,67 4 3 3,00 4 3 3,00 4 6 2,00 6 4 4,67 32 24 24,01 218,750 5 5 18 434 11010
% 50

6 22 GÖZDE KÖSE 6A 8 4 6,67 5 5 3,33 3 6 1,00 4 6 2,00 4 7 1,67 6 6 4,00 30 34 18,67 213,623 6 6 20 446 11411
% 52

7 53 TUĞRA EFE 6A 5 10 1,67 10 0 10,00 2 6 0,00 3 6 1,00 5 9 2,00 7 8 4,33 32 39 19,00 197,113 7 8 23 491 12825
% 58

8 43 SEM H KÜÇÜ YIRMAZ 6A 7 8 4,33 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 5 9 2,00 29 45 14,00 176,273 8 9 26 549 14710
% 66

9 13 ACRİN YAMAN 6A 4 11 0,33 7 3 6,00 4 4 2,67 1 9 -2,00 4 10 0,67 5 9 2,00 25 46 9,67 150,603 9 10 28 627 17290
% 78

10 0 SERAP DİLBER 6A 5 10 1,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 9 2,00 2 13 -2,33 23 51 6,01 135,130 10 11 30 672 18795
% 85

11 0 BATUHAN ÖZTÜRK 6A 1 14 -3,67 5 5 3,33 2 6 0,00 1 7 -1,33 4 7 1,67 4 8 1,33 17 47 1,33 117,773 11 12 32 730 20262
% 92

12 17000 FURKAN KELEŞ 6A 3 12 -1,00 3 7 0,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 13 42 -0,99 105,947 12 13 34 746 20986
% 95

13 2 AYSİMA YILDIZ 6A 3 12 -1,00 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 0 15 -5,00 19 56 0,33 89,373 13 14 35 757 21637
% 98
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6. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

207,227 53,96
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

*A  -  27
KOLBURAN KAAN 75 34 37 4 21 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11946.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 7 21 461 11946 % 53,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 14 35 769 22139

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 7 2 3,67 % 24

Cevap Anahtarı B BADDCDAACBBABCD

Cevaplarınız cADbC A CBdcadb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDAADBDCCB

Cevaplarınız BcAADcDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DADAADCCBD

Cevaplarınız DADbAbbacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCDDCDABCA

Cevaplarınız abbDCacBdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 6 2 5,00 % 33

Cevap Anahtarı B DADDBCCADCCABCB

Cevaplarınız  dbD CdAbCdABCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BCCAACDBBCDDABA

Cevaplarınız BddAcabdBaccAdb

Türkçe S D Y B%
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 1 2 33
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to talk about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to tell the time and dates. 2 0 2 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 2 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 3 3 50
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 0 3 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 4 1 3 25
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0



6. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

150,603 78,10
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

6A  -  13
ACRİN YAMAN 75 25 46 4 9 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17290.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 10 28 627 17290 % 78,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 14 35 769 22139

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BADDCDAACBBABCD

Cevaplarınız acbabDdcCBcbBbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDAADBDCCB

Cevaplarınız BDAbbdDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B DADAADCCBD

Cevaplarınız a DAADba c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDDCDABCA

Cevaplarınız cdcbbDddbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 10 1 0,67 % 4

Cevap Anahtarı B DADDBCCADCCABCB

Cevaplarınız DcbccCab dCdBdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 9 1 2,00 % 13

Cevap Anahtarı B BCCAACDBBCDDABA

Cevaplarınız BCCdA addaDcccd

Türkçe S D Y B%
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 1 2 33
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 1 33
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 0 1 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to talk about repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to tell the time and dates. 2 0 2 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 2 4 33
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 0 2 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 4 2 2 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100



6. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

89,373 97,73
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

6A  -  2
AYSİMA YILDIZ 75 19 56 0 0 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21637.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 14 35 757 21637 % 97,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 14 35 769 22139

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADDCDAACBBABCD

Cevaplarınız cdbbbDcAbcBbaab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDAADBDCCB

Cevaplarınız BbAbDBbC**

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DADAADCCBD

Cevaplarınız DcDbADaaab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BCDDCDABCA

Cevaplarınız BdccdaABad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B DADDBCCADCCABCB

Cevaplarınız cbDDaCCcbbabddc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 0 15 0 -5,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCCAACDBBCDDABA

Cevaplarınız aaddcaacaaacbad

Türkçe S D Y B%
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 2 1 67
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 2 33
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to talk about repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to tell the time and dates. 2 0 2 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 2 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 0 6 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 0 3 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 4 0 4 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0



6. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

117,773 91,52
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

6A  -  0
BATUHAN ÖZTÜRK 75 17 47 11 1 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20262.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 12 32 730 20262 % 91,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 14 35 769 22139

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 1 14 0 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı A ABCDDCDCBBADBAA

Cevaplarınız badbcCabacdadcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BCDCDBAABD

Cevaplarınız BbDCbBbAdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCDACBADAD

Cevaplarınız bbcb Bcb D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A DDCACBDCAB

Cevaplarınız  bbcbc ddB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 7 4 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A CBCADBCCABDDDAC

Cevaplarınız Caaba CC dbD  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 8 3 1,33 % 9

Cevap Anahtarı A ACDBBDAABCACDCB

Cevaplarınız ACb B cdd daDdc

Türkçe S D Y B%
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 1 50
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 0 3 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 2 33
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 0 1 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 4 0 3 0
Students will be able to tell the time and dates. 2 0 2 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 2 3 33
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 1 1 33
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 4 1 2 25
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0



6. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

252,477 38,54
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

6A  -  0
EMİR HÜSEYİN YÜKSEL 75 34 31 10 23 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8532.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 12 333 8532 % 38,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 14 35 769 22139

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 6 3 4,00 % 27

Cevap Anahtarı A ABCDDCDCBBADBAA

Cevaplarınız baCa aDC  caBAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCDCDBAABD

Cevaplarınız BCDCcBAAac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DCDACBADAD

Cevaplarınız bCabCadcdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A DDCACBDCAB

Cevaplarınız DbbAdcD bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 8 4 3 6,67 % 44

Cevap Anahtarı A CBCADBCCABDDDAC

Cevaplarınız CBCAaBCd  c DdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 4 3 6,67 % 44

Cevap Anahtarı A ACDBBDAABCACDCB

Cevaplarınız AC aBDA BbdCD d

Türkçe S D Y B%
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 1 2 33
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 0 3 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 0 50
Students will be able to talk about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to tell the time and dates. 2 0 2 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 2 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 4 2 67
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 3 0 100
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 4 1 2 25
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 0 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0



6. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

105,947 94,79
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

6A  -  17000
FURKAN KELEŞ 75 13 42 20 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20986.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 13 34 746 20986 % 94,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 14 35 769 22139

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADDCDAACBBABCD

Cevaplarınız acacbbdAbdcdBCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDAADBDCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DADAADCCBD

Cevaplarınız bAadbDCddb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDDCDABCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B DADDBCCADCCABCB

Cevaplarınız abcacdCADbdbBaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCCAACDBBCDDABA

Cevaplarınız dbacbCadaCacdab

Türkçe S D Y B%
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 0 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 0 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 0 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 0 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 0 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 2 1 67
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 0 3 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 4 0 0 0
Students will be able to tell the time and dates. 2 0 0 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 2 1 67
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 0 6 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 4 0 4 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0



6. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

213,623 51,54
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

6A  -  22
GÖZDE KÖSE 75 30 34 11 18 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11411.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 20 446 11411 % 51,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 14 35 769 22139

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 4 3 6,67 % 44

Cevap Anahtarı B BADDCDAACBBABCD

Cevaplarınız BADDaD Ad cb CD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDAADBDCCB

Cevaplarınız BcAAbcDaCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B DADAADCCBD

Cevaplarınız cbDbAcaCd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCDDCDABCA

Cevaplarınız dCaaaDAdaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 7 4 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B DADDBCCADCCABCB

Cevaplarınız  cDcB CcDb bcd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 6 3 4,00 % 27

Cevap Anahtarı B BCCAACDBBCDDABA

Cevaplarınız cCd ACccBbD  cA

Türkçe S D Y B%
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 0 3 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 1 33
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to talk about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 1 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 2 2 33
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 1 1 33
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 4 1 3 25
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100



6. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

372,210 10,67
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

6A  -  25
IRMAK BIÇAKÇIOĞLU 75 59 15 1 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2363.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 4 84 2363 % 10,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 14 35 769 22139

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A ABCDDCDCBBADBAA

Cevaplarınız AaCDbCbCaBADBAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCDBAABD

Cevaplarınız BCDCDBAABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCDACBADAD

Cevaplarınız DCbACBAcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DDCACBDCAB

Cevaplarınız DDCACBDCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 11 3 1 10,00 % 67

Cevap Anahtarı A CBCADBCCABDDDAC

Cevaplarınız CdCADBCCABc aAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı A ACDBBDAABCACDCB

Cevaplarınız ACDcBcAbBCACbaB

Türkçe S D Y B%
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 2 1 67
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 4 4 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 2 1 67
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 6 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 4 2 2 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0



6. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

176,273 66,44
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

6A  -  43
SEM H KÜÇÜ YIRMAZ 75 29 45 1 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14710.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 9 26 549 14710 % 66,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 14 35 769 22139

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A ABCDDCDCBBADBAA

Cevaplarınız AcCbDbaCBcAacAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCDCDBAABD

Cevaplarınız dCDCDBcAcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCDACBADAD

Cevaplarınız aCcbdBAbAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DDCACBDCAB

Cevaplarınız cDdcCBbacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A CBCADBCCABDDDAC

Cevaplarınız CaCbcdbadBcbcAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 9 1 2,00 % 13

Cevap Anahtarı A ACDBBDAABCACDCB

Cevaplarınız AbaBcacb CdCadB

Türkçe S D Y B%
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 1 2 33
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 2 33
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to talk about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 3 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 2 3 33
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 1 2 33
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 4 2 2 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0



6. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

135,130 84,90
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

6A  -  0
SERAP DİLBER 75 23 51 1 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18795.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 11 30 672 18795 % 84,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 14 35 769 22139

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A ABCDDCDCBBADBAA

Cevaplarınız cBbDbbaacaAbBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCDCDBAABD

Cevaplarınız BdDaDaAABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCDACBADAD

Cevaplarınız cbbbadbcAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DDCACBDCAB

Cevaplarınız DaabdBcacB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 9 1 2,00 % 13

Cevap Anahtarı A CBCADBCCABDDDAC

Cevaplarınız bdCADcdCbcbbbA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBBDAABCACDCB

Cevaplarınız baadBcAddbddbbd

Türkçe S D Y B%
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 1 50
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 0 3 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 0 3 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to talk about repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to tell the time and dates. 2 0 2 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 2 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 2 4 33
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 0 3 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 4 0 4 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0



6. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

252,560 38,52
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

6A  -  52
ŞEYMA KÖSE 75 41 34 0 29 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8527.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 11 332 8527 % 38,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 14 35 769 22139

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABCDDCDCBBADBAA

Cevaplarınız bcbcDCaadBbDcAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCDCDBAABD

Cevaplarınız B*DCbBAABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DCDACBADAD

Cevaplarınız DbDcbdcDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DDCACBDCAB

Cevaplarınız bDCcCBcdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBCADBCCABDDDAC

Cevaplarınız dadcDcCbABDDcdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı A ACDBBDAABCACDCB

Cevaplarınız ACcBBcAABCAbDdd

Türkçe S D Y B%
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 1 50
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 2 1 67
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 2 33
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to talk about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 2 1 67
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 6 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 1 2 33
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 4 2 2 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0



6. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

197,113 57,93
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

6A  -  53
TUĞRA EFE 75 32 39 4 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12825.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 8 23 491 12825 % 57,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 14 35 769 22139

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B BADDCDAACBBABCD

Cevaplarınız abbDbccAdBabaCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDAADBDCCB

Cevaplarınız BDAADBDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DADAADCCBD

Cevaplarınız cADdd ba c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B BCDDCDABCA

Cevaplarınız caDa cbaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 9 1 2,00 % 13

Cevap Anahtarı B DADDBCCADCCABCB

Cevaplarınız bccbBdCdDCC abd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B BCCAACDBBCDDABA

Cevaplarınız BdCAdCbdBbabAcA

Türkçe S D Y B%
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 0 2 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 0 50
Students will be able to talk about repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 2 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 4 2 67
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 1 2 33
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 4 1 3 25
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0



6. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

256,027 37,45
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

6A  -  62
YİĞİT DUMAN 75 36 23 16 28 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8292.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 9 324 8292 % 37,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 14 35 769 22139

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 4 3 6,67 % 44

Cevap Anahtarı B BADDCDAACBBABCD

Cevaplarınız BAacC AAC  baCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDAADBDCCB

Cevaplarınız BaAADdDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B DADAADCCBD

Cevaplarınız cAaA abCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 0 8 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCDDCDABCA

Cevaplarınız  C   D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı B DADDBCCADCCABCB

Cevaplarınız bb DBCCAbdCABad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 7 2 3,67 % 24

Cevap Anahtarı B BCCAACDBBCDDABA

Cevaplarınız BdbdAC aBCa dcA

Türkçe S D Y B%
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 0 3 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 0 33
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 4 1 0 25
Students will be able to tell the time and dates. 2 1 0 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 2 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 2 4 33
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 0 67
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 4 1 2 25
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0



6. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

218,750 49,73
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

6A  -  66
ZÜMRA ERTÜRK 75 32 24 19 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11010.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 18 434 11010 % 49,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 14 35 769 22139

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 7 2 3,67 % 24

Cevap Anahtarı A ABCDDCDCBBADBAA

Cevaplarınız ABdcDac Bc cBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A BCDCDBAABD

Cevaplarınız BCaCDB ABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A DCDACBADAD

Cevaplarınız a aA B aAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A DDCACBDCAB

Cevaplarınız bD ACcc A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 6 5 2,00 % 13

Cevap Anahtarı A CBCADBCCABDDDAC

Cevaplarınız daCAb CdA    dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 4 5 4,67 % 31

Cevap Anahtarı A ACDBBDAABCACDCB

Cevaplarınız dCb BbA B d  CB

Türkçe S D Y B%
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 1 50
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 0 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 0 2 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 0 0 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to tell the time and dates. 2 1 0 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 3 2 50
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 1 1 33
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 4 1 1 25
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 0 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
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