
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAKARYA FERİZLİ Bakırlı Ortaokulu 5. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-202322 31 833 22308

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,55 4 5 2,55 5 5 3,27 4 5 1,93 5 8 1,83 5 8 2,84 30 38 17,97 201,960

Okul Ortalaması 6 9 3,21 3 7 0,53 4 6 2,00 3 6 1,12 4 10 0,65 5 8 2,56 25 45 10,07 167,270

KATILIMLAR

1 0 SAİD TURGUT 5A 12 3 11,00 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 11 2 10,33 13 2 12,33 59 14 54,33 398,753 1 1 1 11 404
% 1,81

2 36 İREM YILMAZ 5A 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 2 5,33 2 6 0,00 11 3 10,00 45 20 38,33 292,190 2 2 5 133 3288
% 15

3 0 İSA ASAF GGKÇE 5A 10 3 9,00 1 7 -1,33 3 4 1,67 2 2 1,33 8 5 6,33 5 3 4,00 29 24 21,00 251,873 3 3 8 217 5518
% 25

4 15 DAMLA ALKIŞ 5A 11 4 9,67 5 4 3,67 8 2 7,33 5 5 3,33 3 11 -0,67 8 6 6,00 40 32 29,33 247,767 4 4 9 230 5833
% 26

5 16 CEYLİN S NGU 5A 9 6 7,00 6 3 5,00 7 2 6,33 6 3 5,00 5 8 2,33 6 9 3,00 39 31 28,66 236,993 5 5 10 262 6625
% 30

6 28 İKRA ÇE İN 5A 9 6 7,00 7 2 6,33 6 4 4,67 5 2 4,33 3 6 1,00 6 5 4,33 36 25 27,66 234,307 6 6 11 272 6843
% 31

7 5 AYSİMA YILDIRIM 5A 8 7 5,67 2 5 0,33 3 6 1,00 1 5 -0,67 3 5 1,33 5 4 3,67 22 32 11,33 188,333 7 7 14 428 11106
% 50

8 47 TUĞBA KELEŞ 5A 10 5 8,33 4 6 2,00 5 5 3,33 5 4 3,67 1 12 -3,00 5 8 2,33 30 40 16,66 184,323 8 8 15 454 11560
% 52

9 7 AYŞE GÜZEL 5A 8 7 5,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 7 8 4,33 24 51 7,00 169,227 9 9 17 525 13308
% 60

10 11 BERKCAN  KÖSE 5A 5 10 1,67 0 9 -3,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 23 51 6,01 145,163 10 10 18 633 16275
% 73

11 40 ÖMEUTKU YILDIZ 5A 3 12 -1,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 5 10 1,67 7 8 4,33 20 55 1,67 144,627 11 11 19 638 16347
% 73

12 49 VEDATCAN YAMAN 5A 6 9 3,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 20 55 1,67 139,720 12 12 20 656 16971
% 76

13 56 MUH** M M E *  EK Tİ  2 13 -2,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 6 9 3,00 19 56 0,34 135,973 1 13 21 665 17412
% 78

14 45 SAYİT BIÇAKÇI OĞLU 5A 5 9 2,00 1 6 -1,00 1 7 -1,33 0 10 -3,33 4 9 1,00 4 9 1,00 15 50 -1,66 128,227 13 14 22 714 18361
% 82

15 10 BERKAY SARI 5A 6 9 3,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 18 57 -1,00 122,147 14 15 24 735 19045
% 85

16 0 NURTEN ÇİÇEK 5A 3 12 -1,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 21 54 3,00 120,627 15 16 25 745 19239
% 86

17 46 TUANA ÖN 5A 4 11 0,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 13 -3,33 5 10 1,67 17 57 -1,99 103,250 16 17 26 793 20776
% 93

18 23 HAMZA ACAR 5A 2 13 -2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 17 58 -2,32 97,760 17 18 27 801 21154
% 95

19 0 CUMALİ ÖZT* K 5A 4 11 0,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 6 1,00 2 12 -2,00 2 13 -2,33 17 56 -1,67 91,380 18 19 28 809 21468
% 96

20 3 AT* AN DEREBOY 5A 2 12 -2,00 0 10 -3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 10 1,67 1 13 -3,33 15 58 -4,33 88,777 19 20 29 814 21598
% 97

21 38 ÖZAY ÖZ 5A 3 10 -0,33 1 6 -1,00 1 8 -1,67 0 2 -0,67 1 10 -2,33 3 9 0,00 9 45 -6,00 88,143 20 21 30 816 21621
% 97

22 63 YUNUS EMRE EMİR 5A 1 14 -3,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 14 61 -6,34 70,320 21 22 31 827 22075
% 99
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  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAKARYA FERİZLİ Bakırlı Ortaokulu 5. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-202322 31 833 22308

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,55 4 5 2,55 5 5 3,27 4 5 1,93 5 8 1,83 5 8 2,84 30 38 17,97 201,960

Okul Ortalaması 6 9 3,21 3 7 0,53 4 6 2,00 3 6 1,12 4 10 0,65 5 8 2,56 25 45 10,07 167,270

SINIF:  

KATILIMLAR

1 56 MUH** M M E *  EK Tİ  2 13 -2,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 6 9 3,00 19 56 0,34 135,973 1 13 21 665 17412
% 78
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5A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAKARYA FERİZLİ Bakırlı Ortaokulu 5. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-202322 31 833 22308

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,55 4 5 2,55 5 5 3,27 4 5 1,93 5 8 1,83 5 8 2,84 30 38 17,97 201,960

Okul Ortalaması 6 9 3,21 3 7 0,53 4 6 2,00 3 6 1,12 4 10 0,65 5 8 2,56 25 45 10,07 167,270

SINIF: 5A

KATILIMLAR

1 0 SAİD TURGUT 5A 12 3 11,00 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 11 2 10,33 13 2 12,33 59 14 54,33 398,753 1 1 1 11 404
% 1,81

2 36 İREM YILMAZ 5A 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 2 5,33 2 6 0,00 11 3 10,00 45 20 38,33 292,190 2 2 5 133 3288
% 15

3 0 İSA ASAF GGKÇE 5A 10 3 9,00 1 7 -1,33 3 4 1,67 2 2 1,33 8 5 6,33 5 3 4,00 29 24 21,00 251,873 3 3 8 217 5518
% 25

4 15 DAMLA ALKIŞ 5A 11 4 9,67 5 4 3,67 8 2 7,33 5 5 3,33 3 11 -0,67 8 6 6,00 40 32 29,33 247,767 4 4 9 230 5833
% 26

5 16 CEYLİN S NGU 5A 9 6 7,00 6 3 5,00 7 2 6,33 6 3 5,00 5 8 2,33 6 9 3,00 39 31 28,66 236,993 5 5 10 262 6625
% 30

6 28 İKRA ÇE İN 5A 9 6 7,00 7 2 6,33 6 4 4,67 5 2 4,33 3 6 1,00 6 5 4,33 36 25 27,66 234,307 6 6 11 272 6843
% 31

7 5 AYSİMA YILDIRIM 5A 8 7 5,67 2 5 0,33 3 6 1,00 1 5 -0,67 3 5 1,33 5 4 3,67 22 32 11,33 188,333 7 7 14 428 11106
% 50

8 47 TUĞBA KELEŞ 5A 10 5 8,33 4 6 2,00 5 5 3,33 5 4 3,67 1 12 -3,00 5 8 2,33 30 40 16,66 184,323 8 8 15 454 11560
% 52

9 7 AYŞE GÜZEL 5A 8 7 5,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 7 8 4,33 24 51 7,00 169,227 9 9 17 525 13308
% 60

10 11 BERKCAN  KÖSE 5A 5 10 1,67 0 9 -3,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 23 51 6,01 145,163 10 10 18 633 16275
% 73

11 40 ÖMEUTKU YILDIZ 5A 3 12 -1,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 5 10 1,67 7 8 4,33 20 55 1,67 144,627 11 11 19 638 16347
% 73

12 49 VEDATCAN YAMAN 5A 6 9 3,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 20 55 1,67 139,720 12 12 20 656 16971
% 76

13 45 SAYİT BIÇAKÇI OĞLU 5A 5 9 2,00 1 6 -1,00 1 7 -1,33 0 10 -3,33 4 9 1,00 4 9 1,00 15 50 -1,66 128,227 13 14 22 714 18361
% 82

14 10 BERKAY SARI 5A 6 9 3,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 18 57 -1,00 122,147 14 15 24 735 19045
% 85

15 0 NURTEN ÇİÇEK 5A 3 12 -1,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 21 54 3,00 120,627 15 16 25 745 19239
% 86

16 46 TUANA ÖN 5A 4 11 0,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 13 -3,33 5 10 1,67 17 57 -1,99 103,250 16 17 26 793 20776
% 93

17 23 HAMZA ACAR 5A 2 13 -2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 17 58 -2,32 97,760 17 18 27 801 21154
% 95

18 0 CUMALİ ÖZT* K 5A 4 11 0,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 6 1,00 2 12 -2,00 2 13 -2,33 17 56 -1,67 91,380 18 19 28 809 21468
% 96

19 3 AT* AN DEREBOY 5A 2 12 -2,00 0 10 -3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 10 1,67 1 13 -3,33 15 58 -4,33 88,777 19 20 29 814 21598
% 97

20 38 ÖZAY ÖZ 5A 3 10 -0,33 1 6 -1,00 1 8 -1,67 0 2 -0,67 1 10 -2,33 3 9 0,00 9 45 -6,00 88,143 20 21 30 816 21621
% 97

21 63 YUNUS EMRE EMİR 5A 1 14 -3,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 14 61 -6,34 70,320 21 22 31 827 22075
% 99
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5. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

135,973 78,05
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

   -  56
MUH** M M E *  EK Tİ 75 19 56 0 0 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17412.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 13 21 665 17412 % 78,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 22 31 833 22308

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBCDDABCDCADBAB

Cevaplarınız bcdaabadbddDBcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCDCBLAABD

Cevaplarınız cacbcbdddd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CADABDCABB

Cevaplarınız CAcddbdcBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CDDBACABCB

Cevaplarınız bacdAadcCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDDCCBCDABABACD

Cevaplarınız bcDdbcCaABABddc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDAABBDCACBCDBA

Cevaplarınız BaccdBadcaBaDBA

Türkçe S D Y B%
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti   nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 2 0 2 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.2 0 2 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 2 1 1 50
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah   ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 4 3 1 75

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand simple personal information. 5 1 4 20
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 2 1 1 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 3 1 2 33
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 3 2 1 67
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Güneş   in özelliklerini açıklar. 5 4 1 80
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 3 0 3 0
Ay   ın özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Ay   da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 1 0 1 0
Ay   ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 2 1 1 50
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0



5. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

88,777 96,82
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

5A  -  3
AT* AN DEREBOY 75 15 58 2 -4 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21598.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 20 29 814 21598 % 96,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 22 31 833 22308

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 2 12 1 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCABDBADDABCCB

Cevaplarınız aDacaccbDcbc ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A DACACBBDBL

Cevaplarınız adbbdadcdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CDBABBAADC

Cevaplarınız CDaAcdcbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACBBCADBDC

Cevaplarınız dadBabcBbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A CDBABACDCDCCDAB

Cevaplarınız dbdbdbCDbDbaDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 1 13 1 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A BBCDAACADBDBBAC

Cevaplarınız addbdcdAc bddbd

Türkçe S D Y B%
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti   nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 2 0 2 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.2 0 2 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 2 0 2 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah   ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 4 2 2 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand simple personal information. 5 1 4 20
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 2 0 2 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 3 0 3 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 3 2 1 67
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş   in özelliklerini açıklar. 5 0 4 0
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 3 1 2 33
Ay   ın özelliklerini açıklar. 3 0 3 0
Ay   da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 1 0 1 0
Ay   ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 2 0 2 0
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0



5. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

169,227 59,66
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

5A  -  7
AYŞE GÜZEL 75 24 51 0 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13308.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 9 17 525 13308 % 59,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 22 31 833 22308

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A CDCABDBADDABCCB

Cevaplarınız CDaABDBAcbcdaCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DACACBBDBL

Cevaplarınız bcadbBdcaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CDBABBAADC

Cevaplarınız abaABcAcca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACBBCADBDC

Cevaplarınız dacdadcBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDBABACDCDCCDAB

Cevaplarınız dcacdbCaCabaDbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A BBCDAACADBDBBAC

Cevaplarınız BBCabdabaBaBBAb

Türkçe S D Y B%
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti   nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 2 0 2 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.2 1 1 50
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 2 0 2 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah   ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 4 0 4 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand simple personal information. 5 1 4 20
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 2 0 2 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 3 1 2 33
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 3 0 3 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş   in özelliklerini açıklar. 5 5 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 3 1 2 33
Ay   ın özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Ay   da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 1 0 1 0
Ay   ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 2 0 2 0
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0



5. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

188,333 49,78
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

5A  -  5
AYSİMA YILDIRIM 75 22 32 21 11 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11106.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 7 14 428 11106 % 49,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 22 31 833 22308

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A CDCABDBADDABCCB

Cevaplarınız CbCABDdbbDAadCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A DACACBBDBL

Cevaplarınız Dca Cac  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDBABBAADC

Cevaplarınız bDaAa bAca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 5 4 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACBBCADBDC

Cevaplarınız ba d bD b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 5 7 1,33 % 9

Cevap Anahtarı A CDBABACDCDCCDAB

Cevaplarınız d c a CDCc a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 4 6 3,67 % 24

Cevap Anahtarı A BBCDAACADBDBBAC

Cevaplarınız BcCD  a D* aB  

Türkçe S D Y B%
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti   nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 2 0 1 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.2 1 1 50
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 2 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah   ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 4 1 2 25

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand simple personal information. 5 0 2 0
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 2 1 1 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 3 1 0 33
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 2 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 3 1 1 33
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Güneş   in özelliklerini açıklar. 5 2 2 40
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 3 1 0 33
Ay   ın özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Ay   da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 1 0 0 0
Ay   ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 2 1 0 50
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 0 0



5. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

122,147 85,37
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

5A  -  10
BERKAY SARI 75 18 57 0 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19045.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 15 24 735 19045 % 85,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 22 31 833 22308

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBCDDABCDCADBAB

Cevaplarınız badcbABacCbDdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDCBLAABD

Cevaplarınız cdabcbcAcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B CADABDCABB

Cevaplarınız Cdcdacbbac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CDDBACABCB

Cevaplarınız bcacAdbcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDDCCBCDABABACD

Cevaplarınız bcDC*cbbddcdAbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BDAABBDCACBCDBA

Cevaplarınız cDbdBaDCbdddccb

Türkçe S D Y B%
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti   nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.2 0 2 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 2 0 2 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah   ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 4 1 3 25

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand simple personal information. 5 1 4 20
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 2 1 1 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 3 0 3 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 3 1 2 33
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş   in özelliklerini açıklar. 5 1 4 20
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 3 1 2 33
Ay   ın özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Ay   da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 1 0 1 0
Ay   ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 2 0 2 0
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 1 0 100



5. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

145,163 72,96
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

5A  -  11
BERKCAN  KÖSE 75 23 51 1 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16275.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 10 18 633 16275 % 72,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 22 31 833 22308

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CBCDDABCDCADBAB

Cevaplarınız baacbAdbDCcDcAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 9 1 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDCBLAABD

Cevaplarınız cdcbaacc b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CADABDCABB

Cevaplarınız CdDABcCAad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CDDBACABCB

Cevaplarınız dccadCdBdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CDDCCBCDABABACD

Cevaplarınız dabCCdbaAddcAdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B BDAABBDCACBCDBA

Cevaplarınız BbcABBbbdaabbdA

Türkçe S D Y B%
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti   nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 2 0 2 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.2 0 2 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 2 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah   ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 4 2 2 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand simple personal information. 5 1 4 20
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 2 0 2 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 3 1 2 33
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 3 1 2 33
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş   in özelliklerini açıklar. 5 3 2 60
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 3 1 2 33
Ay   ın özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Ay   da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 1 0 1 0
Ay   ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 2 0 2 0
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0



5. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

236,993 29,70
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

5A  -  16
CEYLİN S NGU 75 39 31 5 28 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6625.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 10 262 6625 % 29,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 22 31 833 22308

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B CBCDDABCDCADBAB

Cevaplarınız dddcbABCDCADdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCDCBLAABD

Cevaplarınız aCDCdcAAB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B CADABDCABB

Cevaplarınız CADdB aABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDDBACABCB

Cevaplarınız CaDBAa cCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 8 2 2,33 % 16

Cevap Anahtarı B CDDCCBCDABABACD

Cevaplarınız bDbC dabdB aACa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDAABBDCACBCDBA

Cevaplarınız aDbcBdbdAdcCDBb

Türkçe S D Y B%
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti   nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.2 1 1 50
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 2 1 0 50
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah   ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Allah   ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 4 4 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand simple personal information. 5 2 2 40
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 2 2 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 3 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 3 0 3 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş   in özelliklerini açıklar. 5 2 3 40
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 3 1 2 33
Ay   ın özelliklerini açıklar. 3 0 3 0
Ay   da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 1 0 1 0
Ay   ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 2 2 0 100
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 1 0 100



5. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

91,380 96,23
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

5A  -  0
CUMALİ ÖZT* K 75 17 56 2 -1 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21468.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 19 28 809 21468 % 96,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 22 31 833 22308

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A CDCABDBADDABCCB

Cevaplarınız CadcdaBcDbcabCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DACACBBDBL

Cevaplarınız bcadacBdBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDBABBAADC

Cevaplarınız aDBcBcAdba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A ACBBCADBDC

Cevaplarınız cdBBdAcda 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 12 1 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDBABACDCDCCDAB

Cevaplarınız dbBdacdadabCac 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A BBCDAACADBDBBAC

Cevaplarınız dddcAcbbcdaccAd

Türkçe S D Y B%
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti   nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 2 0 2 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.2 0 2 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 2 2 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah   ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 4 0 4 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand simple personal information. 5 1 4 20
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 2 1 1 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 3 0 3 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 3 0 3 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Güneş   in özelliklerini açıklar. 5 1 4 20
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 3 1 2 33
Ay   ın özelliklerini açıklar. 3 0 3 0
Ay   da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 1 0 1 0
Ay   ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 2 0 2 0
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0



5. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

247,767 26,15
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

5A  -  15
DAMLA ALKIŞ 75 40 32 3 29 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5833.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 9 230 5833 % 26,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 22 31 833 22308

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A CDCABDBADDABCCB

Cevaplarınız CcdABcBADDAcCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A DACACBBDBL

Cevaplarınız DbCAbBBdc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CDBABBAADC

Cevaplarınız CDBdBaAADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACBBCADBDC

Cevaplarınız ACcBCbbaDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 11 1 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CDBABACDCDCCDAB

Cevaplarınız a cdBbCbabdabbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı A BBCDAACADBDBBAC

Cevaplarınız dBCa bCAbBaBBAa

Türkçe S D Y B%
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti   nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.2 1 1 50
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 2 2 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah   ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 4 3 1 75

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand simple personal information. 5 3 2 60
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 2 0 2 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 3 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 3 0 3 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Güneş   in özelliklerini açıklar. 5 4 1 80
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 3 2 0 67
Ay   ın özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Ay   da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 1 0 1 0
Ay   ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 2 0 2 0
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0



5. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

97,760 94,83
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

5A  -  23
HAMZA ACAR 75 17 58 0 -2 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21154.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 18 27 801 21154 % 94,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 22 31 833 22308

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBCDDABCDCADBAB

Cevaplarınız bcdaabdCcddDcba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BCDCBLAABD

Cevaplarınız BbDacadbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CADABDCABB

Cevaplarınız CAbdcDacaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CDDBACABCB

Cevaplarınız aDcBcbdaCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CDDCCBCDABABACD

Cevaplarınız CabCCdacbadBAac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B BDAABBDCACBCDBA

Cevaplarınız acdbcdabcCabDcb

Türkçe S D Y B%
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti   nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 2 0 2 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.2 1 1 50
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 2 1 1 50
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah   ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 4 2 2 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand simple personal information. 5 3 2 60
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 2 0 2 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 3 1 2 33
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 3 0 3 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Güneş   in özelliklerini açıklar. 5 0 5 0
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 3 0 3 0
Ay   ın özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Ay   da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 1 0 1 0
Ay   ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 2 1 1 50
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0



5. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

234,307 30,68
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

5A  -  28
İKRA ÇE İN 75 36 25 14 27 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6843.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 11 272 6843 % 30,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 22 31 833 22308

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B CBCDDABCDCADBAB

Cevaplarınız CddaDABCDbdDaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BCDCBLAABD

Cevaplarınız BCDCBDdA d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CADABDCABB

Cevaplarınız CbDdaDCdBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B CDDBACABCB

Cevaplarınız  DDBcaA C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 6 6 1,00 % 7

Cevap Anahtarı B CDDCCBCDABABACD

Cevaplarınız acDC ca  Bba   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 5 4 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B BDAABBDCACBCDBA

Cevaplarınız Bc AadDCc B  Bd

Türkçe S D Y B%
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti   nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.2 2 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 2 1 0 50
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah   ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 4 3 1 75

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand simple personal information. 5 4 0 80
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 2 1 1 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 3 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 3 1 0 33
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş   in özelliklerini açıklar. 5 2 3 40
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 3 2 1 67
Ay   ın özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Ay   da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 1 0 0 0
Ay   ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 2 0 0 0
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0



5. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

292,190 14,74
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

5A  -  36
İREM YILMAZ 75 45 20 10 38 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 5 133 3288 % 14,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 22 31 833 22308

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A CDCABDBADDABCCB

Cevaplarınız CcbABDBADDAcCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DACACBBDBL

Cevaplarınız aACACBBAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDBABBAADC

Cevaplarınız aDBABBAbDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A ACBBCADBDC

Cevaplarınız AaBB AbBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 6 7 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDBABACDCDCCDAB

Cevaplarınız   a Bdbc a a  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 11 3 1 10,00 % 67

Cevap Anahtarı A BBCDAACADBDBBAC

Cevaplarınız BaCDAACdcB BBAC

Türkçe S D Y B%
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti   nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.2 2 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 2 1 1 50
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah   ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 4 2 2 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand simple personal information. 5 4 0 80
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 2 1 1 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 3 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 2 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 3 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Güneş   in özelliklerini açıklar. 5 4 1 80
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 3 2 1 67
Ay   ın özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Ay   da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 1 1 0 100
Ay   ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 2 1 1 50
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 0 0



5. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

251,873 24,74
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

5A  -  0
İSA ASAF GGKÇE 75 29 24 22 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5518.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 8 217 5518 % 24,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 22 31 833 22308

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 3 2 9,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBCDDABCDCADBAB

Cevaplarınız ddCDDABCDC Dd B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCDCBLAABD

Cevaplarınız a bbcbA ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B CADABDCABB

Cevaplarınız ddcA cCA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B CDDBACABCB

Cevaplarınız  aD Aa    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 8 5 2 6,33 % 42

Cevap Anahtarı B CDDCCBCDABABACD

Cevaplarınız bDDC BCD BdBbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 3 7 4,00 % 27

Cevap Anahtarı B BDAABBDCACBCDBA

Cevaplarınız BaAAaBDd       

Türkçe S D Y B%
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 0 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti   nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 2 0 1 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.2 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 2 0 2 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah   ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Allah   ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 2 1 0 50
Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 4 0 3 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand simple personal information. 5 0 1 0
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 2 2 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 3 1 1 33
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 3 1 1 33
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Güneş   in özelliklerini açıklar. 5 1 1 20
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 3 1 1 33
Ay   ın özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Ay   da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 1 1 0 100
Ay   ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 2 0 0 0
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0



5. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

120,627 86,24
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

5A  -  0
NURTEN ÇİÇEK 75 21 54 0 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19239.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 16 25 745 19239 % 86,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 22 31 833 22308

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCABDBADDABCCB

Cevaplarınız CbdbcDacabddbCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DACACBBDBL

Cevaplarınız adCbCdBAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CDBABBAADC

Cevaplarınız bDadBcbAcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACBBCADBDC

Cevaplarınız cadcdAcBcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDBABACDCDCCDAB

Cevaplarınız CbacdAdcbDbacbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A BBCDAACADBDBBAC

Cevaplarınız dBdacdCbDBcBdcb

Türkçe S D Y B%
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti   nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.2 1 1 50
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 2 1 1 50
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah   ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 4 1 3 25

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand simple personal information. 5 1 4 20
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 2 1 1 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 3 1 2 33
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 3 1 2 33
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş   in özelliklerini açıklar. 5 2 3 40
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 3 0 3 0
Ay   ın özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Ay   da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 1 0 1 0
Ay   ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 2 1 1 50
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0



5. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

144,627 73,28
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

5A  -  40
ÖMEUTKU YILDIZ 75 20 55 0 1 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16347.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 11 19 638 16347 % 73,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 22 31 833 22308

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCABDBADDABCCB

Cevaplarınız acacBbBcacbaCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DACACBBDBL

Cevaplarınız cdCcCcaAcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A CDBABBAADC

Cevaplarınız aaccadddcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACBBCADBDC

Cevaplarınız cadaadcBDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A CDBABACDCDCCDAB

Cevaplarınız CcacaACaCDabccc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A BBCDAACADBDBBAC

Cevaplarınız BBCDbcacaBaaBdC

Türkçe S D Y B%
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti   nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.2 1 1 50
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 2 0 2 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah   ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 4 0 4 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand simple personal information. 5 2 3 40
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 2 0 2 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 3 2 1 67
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 3 1 2 33
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş   in özelliklerini açıklar. 5 4 1 80
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 3 1 2 33
Ay   ın özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Ay   da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 1 0 1 0
Ay   ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 2 1 1 50
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0



5. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

88,143 96,92
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

5A  -  38
ÖZAY ÖZ 75 9 45 21 -6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21621.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 21 30 816 21621 % 96,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 22 31 833 22308

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 10 2 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBCDDABCDCADBAB

Cevaplarınız ba DcdaaDb bcAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 6 3 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDCBLAABD

Cevaplarınız adbCdb b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 8 1 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B CADABDCABB

Cevaplarınız adcAdabc a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 2 8 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CDDBACABCB

Cevaplarınız ab        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 10 4 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B CDDCCBCDABABACD

Cevaplarınız d D bcdcbabad  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 9 3 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDAABBDCACBCDBA

Cevaplarınız Babc B ac dCbdd

Türkçe S D Y B%
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti   nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 2 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.2 0 2 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 2 0 0 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah   ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 4 0 3 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand simple personal information. 5 0 1 0
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 2 0 0 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 3 0 3 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 2 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 3 1 1 33
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş   in özelliklerini açıklar. 5 1 3 20
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 3 0 3 0
Ay   ın özelliklerini açıklar. 3 1 0 33
Ay   da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 1 0 1 0
Ay   ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 2 1 1 50
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0



5. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

398,753 1,81
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

5A  -  0
SAİD TURGUT 75 59 14 2 54 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(404.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 11 404 % 1,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 22 31 833 22308

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı B CBCDDABCDCADBAB

Cevaplarınız CcCDDABCDbADcAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BCDCBLAABD

Cevaplarınız BCbCdDcABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CADABDCABB

Cevaplarınız CADABDCcBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDDBACABCB

Cevaplarınız CDDBACAcdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 11 2 2 10,33 % 69

Cevap Anahtarı B CDDCCBCDABABACD

Cevaplarınız CDDCCBC b bBACD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı B BDAABBDCACBCDBA

Cevaplarınız BDAABdDCACBbDBA

Türkçe S D Y B%
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti   nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.2 2 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 2 2 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah   ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 4 4 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand simple personal information. 5 3 2 60
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 2 2 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 3 1 1 33
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 3 2 1 67
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Güneş   in özelliklerini açıklar. 5 4 1 80
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 3 3 0 100
Ay   ın özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Ay   da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 1 1 0 100
Ay   ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 2 1 1 50
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 1 0 100



5. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

128,227 82,31
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

5A  -  45
SAYİT BIÇAKÇI OĞLU 75 15 50 10 -1 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18361.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 14 22 714 18361 % 82,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 22 31 833 22308

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 9 1 2,00 % 13

Cevap Anahtarı A CDCABDBADDABCCB

Cevaplarınız abCcdDdA bAaCbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 6 3 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DACACBBDBL

Cevaplarınız  A dad ddc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A CDBABBAADC

Cevaplarınız daBbc b cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACBBCADBDC

Cevaplarınız bacddbacca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 9 2 1,00 % 7

Cevap Anahtarı A CDBABACDCDCCDAB

Cevaplarınız dcaddAC dDdabA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 9 2 1,00 % 7

Cevap Anahtarı A BBCDAACADBDBBAC

Cevaplarınız dB Ddcdba cadAC

Türkçe S D Y B%
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 0 0 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti   nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 2 1 0 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 2 0 1 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.2 0 2 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 2 1 0 50
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah   ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 4 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand simple personal information. 5 0 5 0
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 2 0 2 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 3 1 2 33
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 3 1 1 33
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Güneş   in özelliklerini açıklar. 5 2 2 40
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 3 0 2 0
Ay   ın özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Ay   da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 1 0 1 0
Ay   ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 2 1 1 50
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0



5. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

103,250 93,13
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

5A  -  46
TUANA ÖN 75 17 57 1 -2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20776.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 17 26 793 20776 % 93,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 22 31 833 22308

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CBCDDABCDCADBAB

Cevaplarınız acdDadBacdcDcdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDCBLAABD

Cevaplarınız dbDbccdbcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CADABDCABB

Cevaplarınız dccAdcCcBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CDDBACABCB

Cevaplarınız CDbdcdccbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 13 1 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı B CDDCCBCDABABACD

Cevaplarınız b cbaddbcBbcdbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B BDAABBDCACBCDBA

Cevaplarınız cbcbdcbCdacCDBA

Türkçe S D Y B%
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti   nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 2 0 2 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.2 0 2 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 2 1 1 50
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah   ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 4 1 3 25

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand simple personal information. 5 1 4 20
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 2 0 2 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 3 0 3 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 2 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 3 0 3 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş   in özelliklerini açıklar. 5 2 3 40
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 3 1 2 33
Ay   ın özelliklerini açıklar. 3 0 3 0
Ay   da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 1 0 1 0
Ay   ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 2 2 0 100
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0



5. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

184,323 51,82
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

5A  -  47
TUĞBA KELEŞ 75 30 40 5 16 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11560.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 8 15 454 11560 % 51,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 22 31 833 22308

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B CBCDDABCDCADBAB

Cevaplarınız dcCaDABCDbAbBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCDCBLAABD

Cevaplarınız adDCdDdbBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CADABDCABB

Cevaplarınız aADddcaABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CDDBACABCB

Cevaplarınız CaDcAa aCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 12 2 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDDCCBCDABABACD

Cevaplarınız acbC cabcdbabb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 8 2 2,33 % 16

Cevap Anahtarı B BDAABBDCACBCDBA

Cevaplarınız B bcBdbdAac DBb

Türkçe S D Y B%
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti   nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.2 0 2 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 2 1 1 50
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah   ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 4 3 1 75

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand simple personal information. 5 1 3 20
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 2 2 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 3 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 3 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş   in özelliklerini açıklar. 5 2 3 40
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 3 1 2 33
Ay   ın özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Ay   da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 1 0 1 0
Ay   ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 2 1 0 50
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 0 0



5. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

139,720 76,08
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

5A  -  49
VEDATCAN YAMAN 75 20 55 0 1 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16971.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 12 20 656 16971 % 76,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 22 31 833 22308

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDCABDBADDABCCB

Cevaplarınız CDbAcDaAbbccdaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DACACBBDBL

Cevaplarınız acacaBdbcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CDBABBAADC

Cevaplarınız abcAcdAdaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACBBCADBDC

Cevaplarınız Adcabdadaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDBABACDCDCCDAB

Cevaplarınız accABdbbbcadaAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A BBCDAACADBDBBAC

Cevaplarınız cBaDcbbccaDaBAC

Türkçe S D Y B%
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti   nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 2 0 2 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.2 1 1 50
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 2 0 2 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah   ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 4 1 3 25

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand simple personal information. 5 1 4 20
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 2 0 2 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 3 0 3 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 3 1 2 33
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş   in özelliklerini açıklar. 5 3 2 60
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 3 0 3 0
Ay   ın özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Ay   da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 1 0 1 0
Ay   ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 2 1 1 50
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 1 0 100



5. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

70,320 98,96
%

SAKARYA / FERİZLİ
Bakırlı Ortaokulu

5A  -  63
YUNUS EMRE EMİR 75 14 61 0 -6 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22075.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 22 31 827 22075 % 98,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 22 31 833 22308

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 1 14 0 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı A CDCABDBADDABCCB

Cevaplarınız acadcbababcBdaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DACACBBDBL

Cevaplarınız bcdcacBAdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CDBABBAADC

Cevaplarınız dcadBcdAcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACBBCADBDC

Cevaplarınız cdBdCbaBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDBABACDCDCCDAB

Cevaplarınız dbcbacbDacCbbdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A BBCDAACADBDBBAC

Cevaplarınız acacbdbAbdacadC

Türkçe S D Y B%
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti   nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 2 0 2 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.2 0 2 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 2 1 1 50
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah   ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 4 1 3 25

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand simple personal information. 5 3 2 60
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 2 0 2 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 3 0 3 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 3 1 2 33
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Güneş   in özelliklerini açıklar. 5 0 5 0
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 3 1 2 33
Ay   ın özelliklerini açıklar. 3 0 3 0
Ay   da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 1 0 1 0
Ay   ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 2 1 1 50
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0
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